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Vastaanottaja 
Paraisten rakennus- ja ympäristölautakunta 

Muutoksenhaunalainen päätös 
Paraisten rakennus- ja ympäristölautakunta, 31.1.2024, 9 

Valittaja 
Kiinteistö Oy Burger-Talot 

LAUSUNTOPYYNTÖ 
 
Hallinto-oikeus pyytää vastaanottajaa viimeistään 25.4.2024 
 
1) antamaan lausunnon, jossa viranomainen  
- antaa selostuksen asiasta 
- vastaa valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä 
- lausuu esitetystä selvityksestä 
 
2) toimittamaan asiakirjoihin 
- lupahakemuksen liitteineen 
- virallisesti oikeaksi todistetun otteen alueella voimassa olevasta kaavasta vahvistamis- / 
hyväksymismerkintöineen 
- kaavamääräykset 
- ajan tasalla olevan rakennuslupa- ja poikkeuslupatilannekartan alueelta (siten kun rinnastuvat 
tilanteeseen) 
- muut asian käsittelyssä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat 
 
3) sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa 
myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. 
 
Hallinto-oikeus pyytää ilmoittamaan asiasta tarvittaessa lisätietoja antavan henkilön nimen ja 
yhteystiedot. 
 
 
Johanna Huhtala 
lainkäyttösihteeri 
029 56 42410 
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Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/turunhallinto-oikeus/fi/ 
 
Turun hallinto-oikeus 
Sairashuoneenkatu 2-4 (PL 32), 20101 Turku 
turku.hao@oikeus.fi 
Puh. 029 56 42400 
 
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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Turun hallinto-oikeus  TIEDOSTOLIITE 
 
 
 
 
 

Ohje asiakirjojen nimeämiseen 
 
Erillisinä tiedostoina tulee ainakin toimittaa: 

• Lausunto 
• Liiteluettelo 
• Muut yksinomaan tätä oikeudenkäyntiä varten laaditut tai hankitut asiakirjat. 

 
Lausunnon liiteluettelossa on eriteltävä viranomaisen yksinomaan tätä oikeudenkäyntiä varten laatimat tai 
hankkimat asiakirjat päätöksen perusteena olleista tai muutoin viranomaisen käytössä asiaa ratkaistaessa 
olleista asiakirjoista. 
 
Asiakirjat (tiedostot) pyydetään nimeämään siten, että tiedostojen nimestä selviää asiakirjan sisältö ja 
laatimispäivä. 
 
Pääasiakirjan liitteet tulee nimetä siten, että liitteen nimestä ilmenee, mihin pääasiakirjaan se liittyy. 
 
 
Esimerkkejä 

• Lausunto 21.1.2021 
• Lausunnon liiteluettelo 21.1.2021 
• Sivistysjohtajan selvitys 21.1.2021 
• Oikaisuvaatimus 15.11.2020 
• Oikaisuvaatimuksen liite 1 Tutkintotodistus 1.12.2019 Matti Meikäläinen 
• Oikaisuvaatimuksen liite 2 Kauppakirja 25.10.2016 
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HAO Turku

Lähettäjä: Astrid Samooja <astrid.samooja@hesburger.fi>
Lähetetty: keskiviikko 6. maaliskuuta 2024 15.51
Vastaanottaja: HAO Turku
Kopio: Jari Vuoti; Päivi Sandell
Aihe: Hallintovalitus / Kiinteistö Oy Burger-Talot
Liitteet: Hallintovalitus Kiinteistö Oy Burger-Talot.zip

Hei,

Oheisessa Zip-kansiossa Kiinteistö Oy Burger-Talojen hallintovalitus liiƩeineen Paraisten kaupungin 
kaavoituspäällikön 8.12.2023 antamasta päätöksestä §56 ja Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan
samassa asiassa 31.1.2024 antamasta päätöksestä §9. Asian diaarinumero Paraisten kaupungilla:
676/10.03.00/2023.

Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös Kiinteistö Oy Burger-Talojen oikaisuvaaƟmukseen 
on anneƩu 8.2.2024. Oheisessa kansiossa lisäksi päätöksen julkipanoilmoitus.

Pyydän ystävällisesƟ vahvistamaan, eƩä Turun hallinto-oikeus on vastaanoƩanut Kiinteistö Oy Burger-Talojen
hallintovalituksen liiƩeineen.

Ystävällisin terveisin,
Astrid Samooja

Astrid Samooja
Lakimies

Hesburger / Salmela-YhƟöt Oy
Linnankatu 34,  20100 Turku, Suomi
Puh. +358 44 4811 564
astrid.samooja@hesburger.fi

www.hesburger.fi
Lataa Hesburger-sovellus App Storesta tai Google Playstä!

Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se on osoitettu. Viesti saattaa
sisältää luottamuksellista tietoa. Viestin jakaminen, levittäminen tai kopioiminen on ehdottomasti kiellettyä,
jos et ole viestin oikea vastaanottaja. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, ilmoita siitä lähettäjälle ja tuhoa viesti koneeltasi.
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Ärende 
Asia 

Poikkeamislupahakemus mainospylonin rakentamiseksi tontille 445-14-24-5 
Bläsnäs, Parainen 
 

Sökande 
Hakija 

Kiinteistö Oy Burger-Talot 
Linnankatu 34 
20100 Turku 

Orsak/Syy Suunniteltu mainospyloni poikkeaa asemakaavasta 
sijainniltaan ja korkeudeltaan. Kaavassa sallittujen 
mainospylonien lukumäärä ylittyy liikekorttelissa. 

Byggnadsplats 
Rakennuspaikka 

Bläsnäsin (14) kaupunginosa, kortteli 24 tontti 5 
445-14-24-5 

Planläggningsläge 
Kaavoitustilanne 

Asemakaava KL-8/ II 800/ mt 20 / 11.6.2019 

Redogörelse för ärendet 
Selostus asiasta 
 

Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka, tontti 5 korttelissa 24 Bläsnäsin 
kaupunginosassa sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa. Tontille rakennetaan 
ravintolarakennus voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Tontti 5 on 
lohkottu kiinteistöstä 445-14-24-4 vuonna 2021.  
 
Hakija hakee poikkeamislupaa saada sijoittaa ravintolan mainospyloni 
kaavanmukaisen mainostornille tarkoitetun rakennusalan ulkopuolelle.  
 
Hakija perustelee hakemustaan sillä, että heidän liiketoimintakonseptinsa 
edellyttää mainostornia ja suunniteltu mainostorni on matalampi kuin 30 m 
päässä olemassa oleva pyloni tontilla 4. Mainospyloni on suunniteltu 
korkeuteen + 22 (N2000). Tontin toimintojen vuoksi mainospyloni on hakijan 
mukaan sijoitettava tontin koilliskulmaan, jolloin kiertoliittymän alueeseen 
muodostuu riittävä etäisyys. 
 
Poikkeamispäätös tarvitaan koska suunniteltu mainospyloni poikkeaa 
asemakaavasta sijainniltaan sekä korkeutensa puolesta sekä siksi että 
liikekorttelille on kaavassa osoitettu paikka vain yhdelle mainostornille ja 
tällainen on jo rakennettu tontilla 4 olevan kauppakeskuksen toimesta. 
 
Liikekorttelin olemassa olevalle pylonille, joka sijoittuu naapurikiinteistölle 
445-14-24-4 on vuonna 2019 myönnetty poikkeuslupa Dnr: 
889/10.03.00.01/2019 Tämä mainospyloni on rakennettu n. 45 m lounaaseen 
kaavaan merkitystä rakennusalasta ja pyloni on + 26,4 m (N2000) korkea.  
Poikkeamislupa mainospylonille on myönnetty huomioon ottaen kaavassa 
suunnitellun (445-14-24-5) mukaisen liikerakennuksen huoltopiha, 
pysäköintijärjestelyt, tontin sisäiset kulkureitit sekä mm. lumen 
kasaamisalueiden sijoittelu. Kokonaisratkaisun kannalta mainospylonin 
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sijoittaminen asemakaavasta poiketen hakemuksessa esitettyyn paikkaan oli 
perusteltua. 
 
Naapureita on kuultu. Kukaan heistä ei vastusta esitettyä rakennusprojektia. 
 
Pirkanmaan ELY-keskus on myös lausunut hakemuksesta naapurin 
ominaisuudessa. Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole sijoittamisesta mitään 
huomauttamista mutta lausui, että mainospylonia suunnitellessa pitää ottaa 
huomioon mainoksen valovoimaa sekä se ettei siihen suunnitella vilkkuvia 
valoja tai heijastavia pintoja, jotka voisivat häiritä liikennettä.  
 
Hakija on liittänyt hakemukseensa seikkaperäiset perustelut hakemuksensa 
tueksi (liitteenä) 

Bilagor/Liitteet - Asemapiirros, rakennuspaikkaa osoittava kartta, kaavakartta, 
mainospylonikuva. 
- Hakijan esittämät perustelut hakemuksensa tueksi 

Motiveringar/Hänvisning 
Perustelut/Viite 

Voimassa olevassa asemakaavassa on liikekorttelin alueelle osoitettu paikka 
yhdelle keskitetylle mainospylonille. Voidaan todeta, että kaavassa 
liikekorttelille osoitettu mainospyloni on jo rakennettu kiinteistöllä 445–24-14-
4.  
 
Kohta, johon mainospyloni on esitetty rakennettavaksi, on asemakaavassa osin 
osoitettu istutettavaksi alueeksi ja istutettavan puurivin paikalle. Määräys 
koskien istutettavaa alueen osaa: 
”Alueen osa, jolle tulee muodostaa istutuksista ja matalista aita-
/muurirakentaista kaupunkikuvallisesti yhtenäinen kokonaisuus Saaristotien ja 
Vapparintien suuntiin. Istutuksiin tulee sisältyä puu- ja pensasryhmiä. 
Aitarakenteiden ja istutusten sijoittelussa tulee huomioida, etteivät ne aiheuta 
näkemäesteistä risteysalueille.”  
 
Rakenteilla oleva pikaruokaravintola sijoittuu kaupukikuvassa keskeiselle 
paikalle kohtaan, jossa avautuvat hyvät näkymät käytännössä kaikkiin 
ilmansuuntiin. Pikaruokala näkyy harvinaisen hyvin liikenteen pääsuuntiin, 
Saaristotien ja Rantatien suoria väyliä pitkin. Saaristotiellä on lisäksi sekä idässä 
että lännessä kumpareet, joilta tie ja liikenne laskevat kohti risteysaluetta, 
johon pikaruokaravintola rakentuu. Maastonmuodot, liikenneväylien 
sijoittuminen ja näkymälinjat korostavat siten pikaruokalan näkyvyyttä 
kaupunkikuvassa. Tätä tosiasiaa vasten on selvää, että korkea mainospyloni ei 
tuo liikenrakennuksen toiminnalle merkittävää lisäarvoa taikka parantaisi 
näkyvyyttä koska jo itse rakennus sijaitsee niin keskeisellä ja näkyvällä paikalla 
sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti. 
 
Saaristotien (mt 180) varteen laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa. 
Tiesuunnitelmassa tulee ratkaistavaksi myös kevyen liikenteen ja Saariston 
Rengastien pyörämatkailuväylän järjestelyt Saaristotien pohjoispuolella. Tässä 
kohtaa Saaristotiellä on tunnistettu olevan erityisiä liikenneturvallisuuteen 
liittyviä haasteita, jotka on ratkaistava. Saaristotiellä ei ole voimassa olevaa 
asemakaavaa ja tiesuunnitelman laadinnan tuloksena saattaa olla mahdollista, 



PARGAS STAD UNDANTAGSBESLUT 
PARAISTEN KAUPUNKI POIKKEAMISPÄÄTÖS 

 

että myös alueeseen rajautuvia asemakaavoja on tiehen rajautuvilta osin 
tarkistettava. Näin ollen korkean mainospylonin rakentaminen Saaristotien 
varteen hakijan esittämään paikkaan saattaisi aiheuttaa haittaa 
näkemäalueille, heikentäisi alueella liikkuvien näkyvyyttä ja aiheuttaisi 
liikenneturvallisuuden vaarantumista. Mainospylonin rakentaminen aiheuttaisi 
haittaa sekä alueen kaavoitukselle että voimassa olevan kaavan 
toteuttamiselle. 
    
Poikkeamisluvan myöntäminen hakemuksen mukaisesti aiheuttaa haittaa 
kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle ja alueen käytön muulle järjestämiselle. 
Edellytyksiä poikkeamisen myöntämiselle MRL:n 171 §:n mukaisesti ei ole 
olemassa. 

Beslut 
Päätös 

Hakemuksen mukaista poikkeamislupaa saada rakentaa mainospyloni ei 
myönnetä. 
 
 

Behandlingsavgift 
Käsittelymaksu 

Päätöksestä veloitetaan käsittelymaksu voimassa olevan taksan mukaisesti 
800,00 € sekä karttapakettimaksu 70 €. Kaupungin suorittama naapurin 
kuuleminen, 65 €/lähetetty kirje (2 kpl): 130€. 
Tulostuskustannuksia asiakkaan sähköisestä aineistosta tulostettua: maksu 54€ 
(sis. alv) 

Beredare/Valmistelija Amy Kallio, lupavalmistelija, puh 040 488 5915 etunimi.sukunimi@parainen.fi  
 

Underskrift 
Allekirjoitus 

 
Planläggningschef/ 
Kaavoituspäällikkö  Heidi Saaristo-Levin  
Tjänsteställning/Virkanimike  Namn/Nimi 

Delgivning  
Tiedoksianto 

Detta beslut har delgivits/Tämä päätös on annettu tiedoksi:  
 

 per post/postitse: - Hakija 
- Mahdolliset muistutuksen tehneet naapurit 

 
 till kännedom/tiedoksi: rakennus- ja ympäristölautakunta, 

rakennusvalvonta, talousassistentti  
 

 elektroniskt/sähköisesti:   - Varsinais-Suomen ELY-keskus  
                                                     - Pirkanmaan ELY-keskus (opasteet@ely-keskus.fi) 
 
 
 
 

Maria Laurén 
delgivare/tiedoksiantaja 

 
 

mailto:etunimi.sukunimi@parainen.fi
mailto:opasteet@ely-keskus.fi
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Datum för 
meddelande av 
beslutet 

Detta tillståndsbeslut har givits efter anslag 12.12.2023. Den som ärendet gäller anses ha fått del av 
beslutet den dag det givits. Beslutet har anslagits 11.12.2023. 
 

Rätt att framställa 
rättelseyrkande 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande och därigenom få 
tillståndsärendet upptaget till behandling av bygg- och miljönämnden i Pargas stad. 

Rätt att framställa rättelseyrkande har, enligt MBL 193 §:en : 
- ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område, 
- ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan 
påverka, 
- den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan, 
- den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar, 
- kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar, 
- inom det geografiska området där den är verksam, en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård 
eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet, samt 
- en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde 

Myndighet till 
vilken rättelse- 
yrkande kan  
framställas samt 
tid för yrkande av 
rättelse 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress; 

Pargas stad, bygg- och miljönämnden, Strandvägen 28, 21600 PARGAS   
eller per e-post; bygg-miljonamnden@pargas.fi 
 
Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar efter att beslutet givits, den dagen dock inte 
medräknad. Om den sista dagen för rättelseyrkandet är en lördag, helgdag, självständighetsdagen, 
första maj, jul- eller midsommarafton, kan rättelseyrkandet lämnas till bygg- och miljönämnden den 
första vardagen därefter. 

Rättelseyrkandets 
innehåll  

Av rättelseyrkandet ska framgå i vilket beslut ändring söks, vilka ändringar som yrkas i beslutet samt 
motiveringar till att beslutet ska ändras. Rättelseyrkandet ska undertecknas av ändringssökanden 
själv eller av hans/hennes ombud. 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

Päätöksen 
antopäivä 

Tämä lupapäätös on annettu julkipanon jälkeen 12.12.2023. Päätöksen katsotaan tulleen 
asianomaisten tietoon sinä päivänä kun se on annettu. Päätös on julkipantu 11.12.2023. 

Oikaisuvaatimus-
oikeus 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen ja näin saada lupa-asia Paraisten 
rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. 

Oikaisuvaatimusoikeus päätöksestä on MRL 193 §:n mukaan: 
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; 
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 
- sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin aloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa; 
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; 
- kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa; 
- toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristösuojelun tai 
kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä 
- viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa 

Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
-aika  

Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite; 

Paraisten kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta, Rantatie 28, 21600 PARAINEN, tai 
sähköpostitse; rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta, sitä päivää kuitenkin 
lukuun ottamatta. Mikäli oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on lauantai, pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa rakennus- 
ja ympäristölautakunnalle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Oikaisuvaati-
muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi mihin päätökseen muutosta haetaan, mitä muutoksia 
päätökseen vaaditaan ja perustelut päätöksen muuttamiselle. Oikaisuvaatimuskirjelmä on 
muutoksenhakija tai hänen asiamiehensä allekirjoitettava. 
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Oikaisuvaatimus poikkeamispäätökseen 8.12.2023 §56 
  
Rakennus- ja ympäristölautakunta 31.01.2024 § 9    
676/10.03.00/2023    
 
Valmistelija Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888 
 fornamn.efternamn@pargas.fi 
 
 Kiinteistö Oy Burger-talot on lupahakijan ominaisuudessa tehnyt 

oikaisuvaatimuksen kaavoituspäällikön päätöksestä 8.12.2023 (§56/2023), jolla 
on hylätty hakijan poikkeamislupahakemus mainospylonin rakentamiseksi vastoin 
voimassa olevaa asemakaavaa. Hakijan mukaan kaupungilla ei ole ollut osoittaa 
sellaisia maankäyttö- ja rakennuslain 171 1§:ssä tarkoitettuja perusteita 
hakemuksen hylkäämiselle ja esittää että hakemus tulisi hyväksyä.  

 
 Hakijan oikaisuvaatimus on liitteenä. Hakijan mukaan lupahakemus olisi tullut 

hyväksyä, koska mainospyloni on erityisen tärkeä hakijan liiketoiminnalle ja 
naapurikiinteistöjen omistajat ovat osaltaan hyväksyneet hankkeen. Hakijan 
mukaan lupahakemuksen hylkääminen on vastoin hyvän hallinnon 
oikeusperiaatteita. Hakija tuo oikaisuvaatimuksessaan esiin, että mainospylonin 
sijaintipaikka on hakijan kiinteistöllä eikä siten estä pyörämatkailuväylän 
toteuttamista Saaristotien pohjoispuolella eikä aiheuta minkäälaista 
liikenneturvallisuuteen liittyviä haasteita. Hakija viittaa asiassa myös Pirkanmaan 
ELY-keskusken lausuntoon. Hakija korostaa, että pyloni sijoittuu lähes keskelle 
suoraa tieosuutta, eikä sillä näin ollen olisi kielteisiä vaikuituksia näkyvyyteen tai 
turvallisuuden vaarantumiseen. Lisäksi hakija huomauttaa, että asemakaavassa 
osoitettu pylonin paikka on hakijan esittämän paikan läheisydessä. Hakijan 
mukaan hakijan liiketoimintakonsepti edellyttää mainospylonia, koska sen on 
tarkoitus palvella ohiajavia autolijoita. Hakijan mukaan kaupungin esittämä 
perustelu siitä, että mainospyloni ei olisi tarpeen liikentoiminnan kannalta on 
perusteeton ja kaupunki on käyttänyt väärin harkintavaltaansa koska kaupungilla 
ei ole tietotaitoa tai mahdollisuutta tehdä liikentoimintaa koskevia 
johtopäätöksiä. Hakija vetoaa lisäksi oikaisuvaatimuksessaan 
yhdenvertaisuusperiaatteeseen ja viittaa kaupungin vuonna 2019 myöntämään 
poikkemislupaan, jonka tuloksena rakentui korttelissa nykyisin oleva 
mainospyloni.  

 
 Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka, tontti 5 korttelissa 24 Bläsnäsin 

kaupunginosassa sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa. Tontille rakentuu 
pikaruokaravintola voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Tontti 5 on 
lohkottu kiinteistöstä 445-14-24-4 vuonna 2021. Hakija on hakenut 
poikkeamislupaa saada sijoittaa ravintolan mainospyloni kaavanmukaisen 
mainostornille tarkoitetun rakennusalan ulkopuolelle. Hakemuksen kohteena 
oleva mainospyloni poikkeaa asemakaavasta kolmella tavalla: 1. sijainniltaan, 2. 
korkeutensa puolesta sekä 3. liikekorttelille on asemakaavassa osoitettu paikka 
vain yhdelle mainostornille ja tällainen on jo rakennettu.  

 
 Kaavoituspäällikön päätöksen valmistelussa on yksityiskohtaisesti ja 

seikkaperäisesti selvitetty poikkeamispäätöksen perusteet ja kirjattu ne 
perustelut, joiden takia poikkeamislupaa toisen mainospylonin rakentamiseksi 
vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ei ole ollut myönnettävissä. 
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Poikkeamisluvan myöntäminen hakemuksen mukaisesti aiheuttaisi haittaa 
kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle ja alueen käytön muulle järjestämiselle. 
Edellytyksiä poikkeamisen myöntämiselle MRL:n 171 §:n mukaisesti ei näin ollen 
ole olemassa. 

 
 Hakija on viitannut ja vedonnut hakemuksessaan ja edelleen 

oikaisuvaatimuksessaan omaan yrityskohtaiseen liiketoimintamalliinsa ja 
esittänyt liiketoimintamallin edellyttävän – tässä tapauksessa itsenäisen – 
korkean mainospylonin rakentamista. Yrityskohtainen liiketoimintamalli ei 
kuitenkaan ole sellainen maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama erityinen syy, 
joka mahdollistaisi voimassa olevasta asemakaavasta poikkeamisen (MRL 171 § 
mom. 1). Toiminnan ja palvelujen mainostamiseen liittyviä toimenpiteitä hakija 
voi edelleen toteuttaa esim. julkisivuissa tai muissa mainoslaitteissa (kuten 
kohteen arkkitehtivisualisoinnissa esitetyt lipputangot). 

 
 Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty perusteita toisen korkean mainospylonin 

sijoittamiseksi kaupunkikuvallisesti ja rakenteellisesti yhtenäisen liikekorttelin 
alueelle, jossa sijaitsee jo asemakaavan sallima yksi mainospyloni. Toisen 
mainospylonin rakentamiseksi asemakaavassa esitettyä lähemmäs Saaristotietä 
(mt 180) ei ole esitetty maankäyttö ja rakennuslain 171 § mom. 1 tarkoittamia 
erityisiä syitä. Mainospylonin rakentaminen johtaisi kaupunkikuvallisesti 
heikkoon lopputulokseen ja vaarantaisi toimivat ja turvalliset kevyenliikenteen 
järjestelyt huomattavan vilkkaasti liikennöidyllä alueella, jossa eri kulkumuodot 
sekoittuvat ja näkemäalueiden merkitys korostuu. Edellytyksiä poikkeamisen 
myöntämiselle MRL:n 171 §:n mukaisesti ei siten ole olemassa.  

 
 Kaupunki on noudattanut poikkeamislupapäätöksen valmistelussa ja ratkaisussa 

hyvää hallintoa, tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuusperiaatetta. Hakijan hanke 
eroaa sisällöltään (mm. sijainti, korkeus) hankkeesta, joka on ratkaistu 
liikekorttelin alueella poikkeamislupapäätöksellä vuonna 2019 ja johon hakija 
oikaisuvaatimuksessaan viittaa. Hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan 
myöntäminen sen sijaan vaarantaisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun, sillä 
läheisyydessä olevalle vastaavanlaiselle liikekorttelialueelle on kapungin 
keskutassa salllittu myös vain yksi mainospyloni korttelia kohden.  

 
 Hakija ei ole oikaisuvaatimuksessaan esittänyt sellaista, minkä johdosta 

kaavoituspäällikön päätöstä  8.12.2023 (§56/2023) tulisi muuttaa. 
 
Liite Oikaisuvaatimus 19.12.2023 
 Kaavoituspäällikkön päätös 8.12.2013 
 Havainnekuva 
 
Esittelijä Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888 
 fornamn.efternamn@pargas.fi 
 
Päätösehdotus Oikaisuvaatimus hylätään. 

 
Päätös Jäsen Daniel Strömborg ehdotti jäsen Anne Erikssonin kannattamana, että 

oikaisuvaatimus hyväksytään, että poikkeamislupahakemus mainospylonin 
rakentamiseksi myönnetään. Keskustelun jälkeen Anne Eriksson veti 
kannatuksensa takaisin ja näin ollen Daniel Strömborgin ehdotus raukesi. 
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Esittelijän ehdotus oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä hyväksyttiin. 
 
 
__________________ 

 
 
Jakelu Hakija, kaavoitussihteeri ML, lupavalmistelija AK, kaavoituspäällikkö HSL 
 
   

Otteen oikeaksi todistaa   
 
 7.2.2024 
 
 
 Katarina Östman 
 lautakuntasihteeri
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 9 
 
VALITUSOSOITUS 

 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 
Valitusoikeus 
Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n mukaan: 
1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; 
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi 
olennaisesti vaikuttaa; 
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä 
4) kunnalla. 

 
Valitusoikeus maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa koskevasta päätöksestä on: 
1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; 
2) kunnan jäsenellä; sekä 
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa. 

 
(21.4.2017/230) 
Valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksella silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennuslu-
van mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnalli-
sesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksella. (21.4.2017/230) 
 
Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta. 
Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, silloin kun päätös on annettu (MRL §142). 
 
Valitusviranomainen 
Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle 
Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku  
Sähköpostiosoite: turku.hao(at)oikeus.fi  
Faksinumero: 029 564 2414  
Puhelinnumero: 029 564 2400  
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/ 

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/
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1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimuk-
set); 
3) vaatimusten perustelut; 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan lailli-
nen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liit-
tyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeuden-
käyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2) todistus päätöksen tiedoksiantopäivästä tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin-
maksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Paraisten kaupungin kirjaamosta. 
Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen, sähköpostiosoite: parainen[a]parainen.fi. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.2.2024 
Päätös on julkipantu 5.2.2024 
 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 7.2.2024. 

 
 
 











Vapparintie 3 Parainen 21600
Hesburger Parainen

5.7.2023
HAVAINNEKUVAT
55944 SIGGE ARKKITEHDIT 20100 TURKU. FINLAND

LÄNTINEN RANTAKATU 53
fax+358.(0)2.2310550
tel+358.(0)2.2781500

sigge@sigge.fi
www.sigge.fi
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ASEMAPIIRUSTUS

KORKEUSMITTAJÄRJESTELMÄ N 2000

PARAISTEN KAUPUNKI
KAUPUNGINOSA 14 BLÄSNÄS
KORTTELI 24
TONTTI 5
TONTIN PINTA-ALA 2536 m²
RAKENNUSOIKEUS 500 k-m²

TOIMENPIDE: RAKENNETAAN MAINOSTORNI.

      

KAAVATUNNUS    44512016001
KAAVA LAINVOIMAISEKSI  26.7.2019  
KAAVAMÄÄRÄYKSET:

OTE KAAVAKARTASTA 1:1000

PIIRUSTUSMERKINTÖJÄ

rasitealueet K-3 ja K4

pintavaaitus, nykyinen maanpinta N2000

+2.200 +2.200 suunniteltu korkeusasema N2000

OLEMASSAOLEVA
MAINOSPYLONI h:24m

UUSI MAINOSTORNI
h:20m

 lupanro. 445-2023-656

POIKKEUKSET KAAVAMÄÄRÄYKSISTÄ
Mainostorni sijoitetaan kaavaan merkityn rakennusalan ulkopuolelle.

Mittakaava: 1:2000© Pargas stad/Paraisten kaupunki
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MAINOSTORNI h:20m

Valkoinen raita (akryyli)

Punainen PMS 1795

Sininen tähƟ PMS 3005

Valkoinen teksƟ

Alumiinikotelo,
RAL 8022 mustanruskea

H-logon tukirakenne
RAL 8022 mustanruskea

Valomainos Ø 2000 mm.
Paksuus valmistajan mukaan.
Musta tausta, valkoiset kuviot
määräytyy tarpeen mukaan.
Alumiinikotelo RAL 8022 mustanruskea.
Kiinnitys mastoon valmistajan mukaan.

Masto rakennesuunnitelman mukaisesƟ
Maalaus RAL 8022 mustanruskea

Perustus rakennesuunnitelman
mukaisesƟ

MAINOSTORNI
korkeus 20m

Materiaalit:
Masto sekä H-logon tukirakenne
mustanruskea

Valaistu H-logo: Valkoiset raidat (akryyli), Punainen PMS
1795, Sininen PMS 3005, valkoinen teksƟ, alumiinikotelo
RAL 8022 mustanruskea

Pyöreät valaistut mainokset: Alumiinikotelo RAL8022
mustanruskea, valkoiset kuviot(määräytyy tarpeen
mukaan, esim. drive-in, wi-fi)

Rakenteet rakennesuunniƩelijan mukaan.
Perustukset rakennesuunniƩelijan mukaan.

 

 

Valomainos H-logo

: RAL8022
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PARGAS STAD • PARAISTEN KAUPUNKI 
MILJÖAVDELNINGEN • YMPÄRISTÖOSASTO 

 
 
ANSLAG - JULKIPANOILMOITUS 
 
Beslutet ges / Päätöksen antopäivä on  8.2.2024 
 
Ovannämnda dag ges följande beslut om undantag, planeringsbehovsbedömningar, bygglov och åtgärdstillstånd: 
Yllämainittuna päivänä annetaan seuraavat poikkeuslupapäätökset, suunnittelutarveratkaisut, rakennuslupa-asiat ja toimenpidelupa-
asiat: 
 
Tillståndsmyndighet och mötesdag – Lupaviranomainen ja kokouspäivä:  31.1.2024 
 
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN  - RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA   
__________________________________________________________________________________________ 
 
Objekt som tillståndsärendet gäller samt sökande – Lupa-asian kohde ja hakija: 
 
§ By / Stadsdel Lägenhet, RNr / Kvarter, tomt Beslut 
 Kylä / Kaupunginosa     Tila, RNo / Kortteli, tontti Päätös 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
9 Bläsnäs  445-14-24-5 Förkastat rättelseyrkandet mot beslut att inte bevilja undantag för  
    uppförande av en reklampylon / 

                                       Hylännyt oikaisuvaatimuksen poikkeamislupapäätöksestä olla  
   myöntämättä lupaa mainospylonin rakentamiseksi 

     
 
   
Sista dagen för inlämning av besvär är  – Viimeinen muutoksenhakupäivä on 11.3.2024 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Intyg - Todistus: 
  
Uppsatt på anslagstavlan – Laitettu ilmoitustaululle:  5.2.2024 
 
Avlägsnat från anslagstavlan – Poistettu ilmoitustaululta: _____ . _____ . 2024 

 
Underskrift – Allekirjoitus:  
 
_____ . ______ . 2024 
  
  
________________________________ 
Katarina Östman 
Nämndsekreterare / Lautakuntasihteeri 
__________________________________________________________________________________________ 
Hur man söker ändring: 
Ändring i ovannämnda beslut kan sökas genom skriftliga besvär hos Åbo förvaltningsdomstol. Besvärshandlingarna skall på sökandens 
försorg tillställas ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL, PB 32, 20101 ÅBO inom 30 dagar från den dag beslutet givits, denna dag icke 
medräknad. 
Besvärsrätten, besvärsskriftens innehåll och bilagor m.m. uppgifter framgår noggrannare ur den till beslutet bifogade 
besvärsanvisningen. 
 
Muutoksenhaku: 
Edellä mainittuun päätökseen haetaan muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava 
valitusasiakirjat TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE, os. PL 32, 20101 TURKU, 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä tätä päivää 
lukuun ottamatta. 
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. 
___________________________________________________________________________________________ 




